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Christa Thies
[
Von: Christa Thies
Gesendet: Dienstag, 18. Mai 2021 08:30
An: ‘Andreas Waltering'
Betreff: AW: Az.FB Il /656.42

Sehr geehrter Herr Waltering,

versehentlich sind einige Grundstiickseigentimer aus dem Auflenbereich angeschrieben worden, darunter
auch der Ludgerusweg. Da keine StralRenbeleuchtung vorhanden ist, ist das Schreiben vom 12.05.2021 fur
Sie gegenstandslos und kann vernichtet werden.

Da Sie nicht persénlich betroffen sind, werden wir zu gegebener Zeit unaufgefordert auf lhre Fragen
zuriickkommen. Des Weiteren empfehle ich Ihnen, den aktuellen Stand zu der MaRnahme
Strallenbeleuchtung der Presse bzw. den Protokollen der politischen Gremien zu entnehmen.

Mit freundlichen GriiRen
Christa Thies
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Gemeinde Rosendah]

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstrale 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: Andreas Waltering <

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 17:27

An: Info <info@rosendahl.de>; Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>; Christoph Wiibbelt
<christoph.wuebbelt@rosendahl.de>

Betreff: Az.FB |l /656.42

Guten Tag Frau Ties, Herr Gottheil, Herr Wiibbelt

sicher ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, mit dem Schreiben vom 12.05.2021. Am Ludgerusweg steht keine
Strassenbeleuchtung die auf LED-Technik umgestellt werden kann.

Was mich aber interessieren wiirde ist, warum die gesammten Laternen getauscht werden. Wiirde es nicht
reichen nur die Leuchtmittel zu tauschen? Sind die alten Laternen nicht mehr sicher? Nachhalig und
wirtschaftlich wihre der Erhalt, oder?

Ich Bitte um Kldrung.

Mit freundlichem Gruf3
AndreasWaltering



Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Dienstag, 18. Mai 2021 08:34

An: T

Betreff: —viieErmEe——= 13 Senbeleuchtung

Sehr geehrte Familie Sattler,

versehentlich sind einige Grundstiickseigentimer aus dem AuRenbereich angeschrieben worden, darunter
auch der Ludgerusweg. Da keine Straflenbeleuchtung vorhanden ist, ist das Schreiben vom 12.05.2021 flr
Sie gegenstandslos und kann vernichtet werden.

Da Sie nicht persénlich betroffen sind, werden wir zu gegebener Zeit unaufgefordert auf lhre Fragen
zuriickkommen. Des Weiteren empfehle ich Ihnen, den aktuellen Stand zu der MaRnahme
StralRenbeleuchtung der Presse bzw. den Protokollen der politischen Gremien zu entnehmen.

Mit freundlichen GriiRen
Christa Thies
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Gemeinde Resendahl

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralle 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: S
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 17:12

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>
Betreff: Umriistung der StraRenbeleuchtung

Sehr geehrte Frau Thies

Wir sind ein wenig irritiert, dass die Gemeinde Rosendahl die Biirger schriftlich iber das geplante
Vorhaben informiert. Wir haben uns das Schreiben aufmerksam durchgelesen und wir finden die
Plane zunachst erstmal sehr gut. Aber was uns da noch fehlt ist, ob unter Punkt 4. der
Finanzierung, die Gemeinde den Restbetrag ( Gemeindlicher Eigenanteil ) aus der
Gemeinedekasse finanziert oder ob am Ende die Burger aus Osterwick diesen Beitrag dazu
leisten missen.

Wie Sie auch in Ihrem Schreiben erwéhnen, dass eine LED Umstellung an unserem Grundsttick (
Ludgerusweg 12) vorgesehen ist, kann ich leider nicht nachvollziehen, da es bei uns noch nie
eine Strallenbeleuchtung gegeben hat.

Ich bitte Sie doch hierzu einmal Stellung zu nehmen.

Mit freundlichen GriiRen



Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 16:50
An: 'Martina Reckers'

Betreff: AW: Aw: AW: StraBenlaternen

Sehr geehrte Frau Reckers,

vielen Dank fir den Hinweis. Versehentlich sind einige Grundstiickseigentimer aus dem Aufienbereich
angeschrieben worden, darunter auch die Baumberger StralRe 39. Dieses Schreiben kann vernichtet

werden.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung und verbleibe

mit freundlichen GriiRen
Christa Thies
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Gemeinde Resendahl

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralie 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web www.rosendahl.de

. ..
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 16:31

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>
Betreff: Aw: AW: StraRenlaternen

Sehr geehrte Frau Thies,
Danke fiir Thre schnelle Riickmeldung.
Unsere Grundstiicke sind

Flur 27 Flurstiick 42 und 44. Adresse: Baumberger Straf3e. 39.

MIfG M. Reckers

Am 17.05.21, 10:03 schrieb Christa Thies <christa.thies(@rosendahl.de>:
Sehr geehrte Frau Reckers,

vielen Dank fur Ihre Mail. Leider kann ich lhre Flurstlicksangaben nicht finden. Daher bitte ich Sie, mir lhre
Anfrage mit genauen Angaben erneut zu senden.



Des Weiteren mdchte ich Sie dartiber in Kenntnis setzen, dass mein Schreiben vom 15.05.2021 rein
informativ ist und keinerlei Rechtscharakter hat. Mit Festsetzung des Beitrages erfolgt ein rechtskréftiger
Veranlagungsbescheid gegen dieses kénnen Sie dann Widerspruch erheben.

Mit freundlichen GriiRen
Christa Thies

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralie 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: """"" 3 ””7: 77777777 B :7777 ””””””””””
Gesendet: Samstag, 15. Mai 2021 12:50
An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>

Betreff: StraRenlaternen

>Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie ich Threm Brief vom 15 Mai 2021 entnehme wollen Sie bei uns Flurstiick 44(eine Wiese ) und
Flurstiick 42 die Straenlaternen auf LED umstellen. Ich bin etwas verwirrt, denn ich denke nicht das in
ferner oder naher Zukunft angedacht ist eine StraBenlaterne anzubringen.

Ich verstehe nicht, daf3 bei uns die LED-Umstellung vorgesehen ist.

Ich kann mir héchstens vorstellen das alle Biirger zur Kasse gebeten werden sollen.

Da weder ich noch meine Familie daraus irgendwelche Vorteile ziehen werden, sehe ich keinen Grund
bezahlen zu miissen. Hiermit lege ich Wiederspruch ein.

MIfG. M. Reckers
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Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 16:09

An: ‘Eva VoB'

Betreff: AW: |hr Schreiben vom 12.05.2021 - Az: FB Il / 656.42

Sehr geehrte Frau Vof,

vielen Dank fur lhre Mail und dem Hinweis. In dem Schreiben vom 12.05.2021 ist bereits erwdhnt worden,
dass in Stralen und/oder Wohnbaugebieten, in denen bereits eine LED-Beleuchtung vorhanden ist, kein
Austausch der Beleuchtung vorgenommen wird. So ist es auch in Ihrem Fall. Daher sind Sie von einer
Veranlagung nach dem KAG NRW nicht betroffen.

Mit freundlichen GriiRen
Christa Thies
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Gemeinde Resendah

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralle 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web www.rosendahl.de

Von: Eva Vo i

Gesendet: Sonntag, 16. Mai 2021 20:18

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>; Christoph Gottheil <Christoph.Gottheil@rosendahl.de>
Betreff: Ihr Schreiben vom 12.05.2021 - Az: FB Il / 656.42

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Anlehnung an ihr Schreiben vom 12.05.2021 méchte ich ihnen mitteilen, dass ich
grundsatzlich eine Umstellung der StralRenbeleuchtung auf LED-Technik begril3e.

Mein Grundsttck (Flur 15, Flurstiick 672) liegt in einer Ende 2020 erstmals und neu
angelegten ,StichstralRe* zur urspriinglichen SchéppingerstalRe und ist bereits mit einer
LED-StraRenbeleuchtung ausgestattet.

Da ich beim Grundstickskauf 2017 bereits fir die Errichtung der StralRe inklusive der
Strallenbeleuchtung, in Form von ErschlieBungskosten, gezahlt habe, gehen ich davon
aus, dass mir als Eigentimerin des 0.g. Grundstlickes keine Kosten fiir die Umstellung
der Strallenbeleuchtung auf LED-Technik entstehen.

Ich bitte um kurze schriftliche Riickmeldung.
1



Mit freundlichen Gruf3en

Eva Vof



/\e/
Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:44

An: ]

Betreff: AW: Anhérung bzgl. StraBenbeleuchtung

Sehr geehrte Frau Walter,
sehr geehrter Herr Walter,

vielen Dank fur lhre Mail. Mein Schreiben vom 12.05.2021 hat einen reinen informativen Charakter und ist
Voraussetzung fiir eine 50%-Férderung des Landes NRW fir Ihren Beitrag als Grundstickeigentimer.
Dieses Schreiben ersetzt die Anliegerversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgefihrt
werden kann.

Die Veranlagung des Beitrages erfolgt erst nach Fertigstellung/Abnahme der MalRnahme. Erst dann
kénnen die genauen Kosten sowie die Abrechnungsgebiete ermittelt werden. Danach folgt ein einmaliger
Veranlagungsbescheid. Wie Sie meinem Schreiben entnehmen kénnen, werden sich die Beitrage in Hohe
von etwa 50 bis 350 € bewegen.

Sollte die Zahlung des Beitrages dann fiir Sie eine besondere Harte bedeuten, kénnen Sie gem. § 8a Abs.
6 und 7 KAG NRW eine Stundung bzw. eine Ratenzahlung beantragen.

Mit freundlichen GriiRen
Christa Thies
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Gemeinde Rosendahl

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralle 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: Susanne Schrader <susanne.schraeder@rosendahl.de>
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 14:23

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>

Betreff: WG: Anhdrung bzgl. StraBenbeleuchtung

Susanne Schrider

Gemeinde Rosendahl

Sekretariat Burgermeister, Stadtepartnerschaften
Zentraler Service und Finanzen

Raum 205

Osterwick, HauptstraRe 30



48720 Rosendahl

Tel.: (02547) 77-208

Fax: (02547) 77-199
susanne.schraeder@rosendahl.de
www.rosendahl.de

Von: Julia Walter [mailto: .|

Gesendet: Sonntag, 16. Mai 2021 13:35
An: Info <info@rosendahl.de>
Betreff: Anhdrung bzgl. StraBenbeleuchtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind im Moment gegen die Umstellung auf die LED-Technik, da wir jetzt diese Kosten nicht tragen
koénnen.

Julia und Andreas Walter
Wagenfeldstr. 9

48720 Rosendahl

Mit freundlichen Griiflen

Julia und Andreas Walter



Christa Thies

b =
Von: Christa Thies
Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 2021 14:25
An: S
Betreff: AW: StraBenbeleuchtung
Anlagen: Reg._15.2
_-_Satzung_ueber_die_Erhebung_von_Beitraegen_nach KAG_fuer_stras

senbauliche_Massnahmen_der_Gemeinde_Rosendahl.pdf

Sehr geehrter Herr Schaten,

vielen Dank fir lhre Mail. lhren Unmut kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Dennoch hat das Land
NRW das Kommunale Abgabengesetz zum 01.01.2020 neu beschlossen und nicht, wie zum Beispiel in
den neuen deutschen Bundeslandern, abgeschafft. Daher sind die Kommunen verpflichtet, Beitrédge zu
erheben. Hierzu Ubersende ich lhnen anliegend die Satzung der Gemeinde Rosendahl Uber die Erhebung
von Beitragen nach § 8 KAG NRW sowie den nachstehenden Link zum Kommunalen Abgabengesetz
NRW:

https://recht.nrw.de/lmi/owalbr text anzeigen?v id=10000000000000000448

Mein Schreiben vom 12.05.2021 hat einen reinen informativen Charakter und ist Voraussetzung fur eine
50%-Forderung des Landes NRW fiir Ihren Beitrag als Grundstiickeigentimer. Dieses Schreiben ersetzt
die Anliegerversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgefuhrt werden kann.

Die Veranlagung des Beitrages erfolgt erst nach Fertigstellung/Abnahme der Ma3nahme. Erst dann
kénnen die genauen Kosten sowie die Abrechnungsgebiete ermittelt werden. Danach folgt ein einmaliger
Veranlagungsbescheid. Wie Sie meinem Schreiben entnehmen kénnen, werden sich die Beitrédge in Hohe
von etwa 50 bis 350 € bewegen. Nach Erteilung des rechtskraftigen Veranlagungsbescheides, kénnen Sie
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dagegen Rechtsmittel einlegen.

Wir nehmen Ihre Anregungen gerne in die politischen Beratungen auf. Inwieweit Ihre Aspekte
Berticksichtigung finden, kann ich zurzeit nicht beurteilen.

Ich empfehle Ihnen, die weitere Vorgehensweise und den Stand der MalRnahme in der Presse zu verfolgen
bzw. den Protokollen der politischen Gremien zu entnehmen.

Mit freundlichen GriRen
Christa Thies

&

W&’
Yy
)(X P Y

Gemeind e Rosendahl
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Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstrafie 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199



eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: Susanne Schrdder <susanne.schraeder@rosendahl.de>

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:10

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>; Christoph Gottheil <Christoph.Gottheil@rosendahl.de>
Betreff: WG: Stralenbeleuchtung

Susanne Schrader

Gemeinde Rosendahl

Sekretariat Burgermeister, Stadtepartnerschaften
Zentraler Service und Finanzen

Raum 205

Osterwick, Hauptstrale 30

48720 Rosendahl

Tel.: (02547) 77-208

Fax: (02547) 77-199
susanne.schraeder@rosendahl.de
www.rosendahl.de

Von: Wierling KG
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:03

An: Info <info@rosendahl.de>

Cc: philipp.brockhoff@spd-rosendahl.de; Steindorf-Muenchen@t-online.de; 'Weber Winfried' <Weber-
Rosendahl@web.de>; guido-lembeck@t-online.de; info@wir-rosendahl.de

Betreff: StraRenbeleuchtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beziehe ich mich auf Ihr Schreiben vom 12.05.2021.

In dem Schreiben informieren Sie Uber die Erneuerung der StraRenbeleuchtung, was
grundsatzlich zu befurworten ist, wenn folgende Punkte geklart sind.

Ich habe die Zahlen Ihres Schreibens mit der Ausfiihrung des Ingenieurbiiros Skeide von 2019
(Ausschusssitzung vom 21.11.19) verglichen und kann diese Zahlen nicht tibereinbringen.
Handelt es sich hier um ein Versehen oder war das Ingenieurbiiro Skeide nicht in der Lage dies
aus zu fuhren ? Die Zahlen sind nicht annéhernd gleich, obwohl die Anzahl der zu tauschenden
Leuchten nahezu identisch sind. Beim Ingenieurbiro spricht man mal von 700.000€, mal von 6,9
Millionen. Sie hingegen schreiben 300.000€ Gesamtbudget, ob diese brutto oder netto
ausgewiesen werden ist auch nicht wirklich klar, zumindest nicht bei Ihren angegeben Kosten, bei
Skeide wird es ausgewiesen.

Ferner wird in der Ausfiihrung des Ingenieurbiiros Skeide auf Seite 22 ausgefiihrt, dass eine
~oanierung mit teilweiser Mastverlangerung” nur eine Annédherung an die EN 13201 ist. (Die
MaRgabe der EN 13201 diirfte aber wohl einzuhalten sein, so denke !?) Bei dieser
~oanierung” spricht man allerdings von deutlich héheren Betragen. Ebenso ist nicht geklart in wie
weit die Empfehlungen des Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(Aktionsprogramm Insektenschutz/Lichtverschmutzung) beriicksichtigt wird.

Die Gemeinde/der Rat sollte auch Gber die Ersparnisweitergabe nachdenken. Dann und nur dann
haben auch die Birger einen Nutzen davon.

Weiterhin ist nicht ersichtlich, in welcher Hohe ich an den Kosten fiir meine jeweiligen
Grundstiicke beteiligt werde. Dies durfte allerdings furr die Gemeinde kein Problem sein dies zu
errechnen, da niemand ins Ungewisse planen kann. Bei meinen Grundstiicken wirde ich mit

2



enorm hdheren Kosten rechnen, was eine tiberdurchschnittliche Belastung darstellen wiirde und
somit nicht hinnehmbar ist.

Zusammenfassend sei gesagt, ich widerspreche dem Ansinnen der Gemeinde und des Rates.
Dies gilt fiir alle meine Grundstiicke im Wellenort. (Flur 14, Flurstiick 74 WE 1-4 Wellenort 4; Flur
14, Flurstiick 105, 108, 116, 136, 137 Wellenort 14; Flur 14, Flurstiick 95 Wellenort 12)

Mit freundlichen GriiRen
Peter Schaten

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschlieBlich fir den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der
vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form
der Veroffentlichung, Vervielfaltigung oder Weitergabe des Inhaltes dieser E-Mail unzuléssig ist. Der

( Austausch von Nachrichten mit der Dipl.Ing Dieter Wierling KG via E-Mail dient
ausschlieBlich Informationszwecken. Rechtsgeschéaftliche Erklarungen werden lber dieses Medium nicht
abgegeben. Verfalschungen des urspriinglichen Inhaltes dieser Nachricht bei der Datenubertragung kénnen
nicht ausgeschlossen werden.

Wierling K
LindenstraBe 6
48341 Altenberge
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Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren gepriift.
www.avast.com
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Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:10

An: ‘Peter Kolski'

Betreff: AW: Az. FBIl / 656.42 - LED Beleuchtung

Sehr geehrter Herr Kolski,

vielen Dank fur lhre Mail. Mein Schreiben vom 12.05.2021 hat einen reinen informativen Charakter und ist
Voraussetzung fur eine 50%-Férderung des Landes NRW fir Ihren Beitrag als Grundstlickeigentlmer.
Dieses Schreiben ersetzt die Anliegerversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgefthrt
werden kann.

Die Veranlagung des Beitrages erfolgt erst nach Fertigstellung/Abnahme der MalRnahme. Erst dann
kénnen die genauen Kosten sowie die Abrechnungsgebiete ermittelt werden. Danach folgt ein einmaliger
Veranlagungsbescheid. Wie Sie meinem Schreiben entnehmen kénnen, werden sich die Beitrdge in Hohe
von etwa 50 bis 350 € bewegen.

Mit freundlichen GrifRen
Christa Thies

Gemeinde Rosendahl

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstrale 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

aMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: Peter Kolski </,
Gesendet: Sonntag, 16. Mai 2021 11:53

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>
Cc: Info <info@rosendahl.de>

Betreff: Az. FBIl / 656.42 - LED Beleuchtung
Prioritat: Hoch

Guten Tag,
vielen Dank fur die Informationen rund um das Thema LED Beleuchtung in Rosendahl.

Generell ist die Umsetzung dieser geplanten MalRnahme vorbildlich und zukunftsweisend im Sinne des aktiven
Umweltschutzes.

Vom Ablauf des Verfahrens bin ich allerdings nicht mehr so begeistert.

Alle Kosten, Férdermittel und Einsparungen sind bekannt, nur nicht die Details zur Umlage an die Anwohner.



Ich hatte erwartet, das auch diese Umlage im Detail vor Abstimmung durch den Rat bekannt gewesen ware.

Diese Vorgehensweise ware im Sinne der Burger und hatte auch entsprechende Transparenz ins Thema gebracht.
Hoffe, auch im Nachgang, auf eine gute und moderate Lésung im Sinne der Burger und Anwohner.

Vielen Dank fur lhr Verstandnis.

LG aus Holtwick.

Mit freundlichen GriiRen

Peter Kolski

Tel. 2N
Mo b
Emall S ——
Post: In de Kémp 22

48720 Rosendahl-Holtwick
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Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:06

An: "

Betreff: AW: Strassenbeleuchtung Klockenbrink 83

Sehr geehrter Herr Berretz,

vielen Dank fur Ihre Mail. Mein Schreiben vom 12.05.2021 hat einen reinen informativen Charakter und ist
Voraussetzung fir eine 50%-Férderung des Landes NRW fir Ihren Beitrag als Grundstiickeigentimer.
Dieses Schreiben ersetzt die Anliegerversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgefiihrt
werden kann.

Die Veranlagung des Beitrages erfolgt erst nach Fertigstellung/Abnahme der MaRnahme. Erst dann
werden die genauen Kosten sowie die Abrechnungsgebiete ermittelt. Danach folgt ein einmaliger
Veranlagungsbescheid. Wie Sie meinem Schreiben entnehmen kénnen, werden sich die Beitrage in Héhe
von etwa 50 bis 350 € bewegen.

Mit freundlichen GruRen
Christa Thies
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Cemeinde Rosendahl

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralle 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: Susanne Schrader <susanne.schraeder@rosendahl.de>
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 14:23

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>

Betreff: WG: Strassenbeleuchtung Klockenbrink 83

Susanne Schrader

Gemeinde Rosendahl

Sekretariat Burgermeister, Stadtepartnerschaften
Zentraler Service und Finanzen

Raum 205

Osterwick, Hauptstrafle 30

48720 Rosendahl

Tel.. (02547) 77-208

Fax: (02547) 77-199



susanne.schraeder@rosendahl.de
www.rosendahl.de

Von: 2

Gesendet: Sonntag, 16. Mai 2021 10:59
An: Info <info@rosendahl.de>
Betreff: Strassenbeleuchtung Klockenbrink 83

Sehr geehrte Damen und Herren, mit welchen Kosten muss ich bei der Umriistung der Laterne ( hier steht
eine) rechnen, nicht das wir nachher eine b6se Uberraschung erleben.

Mit freundlichem Gruf}
Michael Berretz

Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit 1&1 Mail gesendet.
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Christoph Gottheil

Von: Christoph Gottheil

Gesendet: Freitag, 4. Juni 2021 09:04

An: 98

Cc: Christa Thies

Betreff: Umstellung der StraBenbeleuchtung auf LED-Technik

Sehr geehrter Herr Scharlau, lieber Markus!

Danke fiir die Anregung per Mail vom 15.05.2021.

Fiir den GroRteil der StraRen, insbesondere der AnliegerstraRen —so auch beispielsweise im Eichengrund —ist der
regelmiRige Austausch der jetzigen Beleuchtung gegen technische Leuchten (vgl. Anlage zum
Informationsschreiben) vorgesehen. Ich werde Deine Stellungnahme ,,anonymisiert” dem Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss am 24.06.2021 sowie dem Rat am 01.07.2021 zur Kenntnis und weiteren Beratung geben.
Personlich gehe ich derzeit davon aus, dass die Umstellung wie von Dir gewlinscht erfolgen wird.

Mit freundlichen GriiBen

Christoph Gottheil
Gemeinde Rosendahl

Burgermeister

Zimmer 206

Osterwick, Hauptstralie 30
48720 Rosendahl

Tel.: (02547) 77-210

Fax: (02547) 77-199
Christoph.Gottheil@rosendahl.de
www.rosendahl.de




Christa Thies
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Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:02

An: Christoph Wiibbelt

Betreff: WG: Umstellung auf LED Technik

"
P Y

Gemeinde Rosendahl

Christa Thies

Fachbereich 1l — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
Hauptstralle 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: Susanne Schrdder <susanne.schraeder@rosendahl.de>
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 14:22

An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>

Betreff: WG: Umstellung auf LED Technik

Susanne Schrider

Gemeinde Rosendahl

Sekretariat Burgermeister, Stadtepartnerschaften
Zentraler Service und Finanzen

Raum 205

Osterwick, Hauptstrafze 30

48720 Rosendahl

Tel.: (02547) 77-208

Fax: (02547) 77-199
susanne.schraeder@rosendahl.de
www.rosendahl.de

Von: Markus Scharlau [ ol |

Gesendet: Samstag, 15. Mai 2021 13:20
An: Info <info@rosendahl.de>
Betreff: Umstellung auf LED Technik

Hallo Rosendahl,

ich wiirde mich fiir eine Lampe der Serie ,Beispiele technische Leuchten-neu-, entscheiden.

Viele GriiRe



Markus Scharlau

Eichengrund 7
48720 Rosendahl
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Christa Thies

Von: Christa Thies

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 14:57

An: S —

Betreff: AW: Grundstlick Gemarkung Darfeld Flur 7, Flurstiick 682, Breikamp 9

Guten Tag Herr Bogenstahl,

vielen Dank fur lhre Mail. Bei der Veranlagung von Beitragen nach dem KAG NRW in Verbindung mit der
Satzung der Gemeinde Rosendahl Uber die Erhebung von Beitrdgen nach § 8 KAG NRW geht es nicht um
einzelne Leuchten bzw. um Standorte/Abstande von Leuchten. Hierbei werden alle
Grundstickseigentimer veranlagt, die einen Vorteil aus der Malnahme erzielen.

Das bedeutet, dass bei der Umstellung auf LED im Breikamp auch Sie dem Abrechnungsgebiet angehéren
kénnen. Da das Schreiben vom 12.05.2021 einen reinen informativen Charakter hat und die Veranlagung
erst nach Fertigstellung/Abnahme der MalRnahme erfolgt, kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage
darUber getroffen werden, inwieweit Sie zu einem Beitrag veranlagt werden.

Mit freundlichen GruRen
Christa Thies

L%
A

Gemeinde Rosendahl

Christa Thies

Fachbereich Il — Planen und Bauen
Abwasserbeseitigung und Beitragswesen
HauptstralRe 30

48720 Rosendahl

Telefon 02547/77-146

Telefax 02547/77-199

eMail christa.thies@rosendahl.de
Web  www.rosendahl.de

Von: -

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 09:14
An: Christa Thies <christa.thies@rosendahl.de>
Betreff: Grundstiick Gemarkung Darfeld Flur 7, Flurstiick 682, Breikamp 9

Guten Morgen Frau Thies,

wo kann ich denn nachlesen in welcher Entfernung eine StraBenbeleuchtung im Gewerbegebiet auseinander stehen
sollte, bzw. darf, bzw. wo eine erforderlich ist?

Wir haben bei uns an der Firma gar keine Strassenbeleuchtung. Die Beleuchtung, die im Moment vorhanden ist,
erfolgt ausschlieBlich durch uns.

Vielen Dank fur die Ruckantwort.

VG
R. Bogenstahl



